stefano.oricchio@grupposistemisalerno.it

Da: emma dangelo <e.dangelo@gbintermediazioni.it>

Inviato: giovedi 8 giugno 2023 15:15

A: daniela.iannuzzelli@grupposistemisalerno.it; Afortino@grupposistemisalerno.it
Cc: 'Luigi Naddeo'

Oggetto: SISTEMI SALERNO - HOLDING RETI E SERVIZI SPA scadenza Tutela Roland: Penale

1.82.0204129

SPETT.LE

SISTEMI SALERNO - HOLDING RETI E SERVIZI SPA
VIA STEFANO PASSARO 1

84134 SALERNO SA

Fax N. 089262174

Salerno, 08/06/2023
Avviso n. 054015720

Oggetto: polizze in scadenza

Importi in EUR. Banca d'appoggio: Iban:IT98K 08553 15100 00700 0309626 - BCC DI FLUMERI intestato a GB
INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL.

Riportare nella causale del bonifico: fAvviso 054015720 |
Codice N.polizza Descrizione Importo EUR Effetto
054064164 1.82.0204129 Appendice di Quietanza - Roland Rechtsschutz- 28.219,68 13/06/2023
versicheru - Tutela Giudiziaria; tutela legale penale
Totale EUR 28.219,68
tutela penale
premio lordo premio imponibile dipendenti lordo
seh 29 2.464,97
sev 44 3.739,96
sed 46 3.909,96
idrici 186 15.809,82
utility 27 2.294,97
28.219,68 23.273,96 332 332 28.219,68

Vi ricordiamo che sono in scadenza le polizze in oggetto.

Per garantirVi la continuita delle prestazioni contrattuali vogliate versarci entro 15 giorni dalla data di effetto
gli importi indicati, di competenza degli Assicuratori.

SI RICHIEDE GENTILMENTE L’INVIO DEL CIG

La rimessa potra essere effettuata tramite assegno bancario non trasferibile intestato a GB
INTERMEDIAZIONI ASS. SRL, oppure tramite bonifico (copia contestuale per noi) con valuta fissa per il
beneficiario.

In oftemperanza alla vigente normativa, rammentiamo che il pagamento dei premi assicurativi con denaro

contante: (a) € ammesso per le coperture del ramo responsabilita civile auto (RCA) e per le relative garanzie
accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la RCA, nel limite di 5.000,00 Euro; (b) é
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vietato per polizze del Ramo Vita; (c) € ammesso per i contratti di assicurazione contro i danni, nel limite di
750 Euro annui, per ciascun conftratto.

Restiamo in attesa di quanto sopra per effettuare le opportune registrazioni contabili e con I'occasione
inviamo i piu cordiali saluti.

GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL
EMMA D'ANGELO

Emma D’Angelo

Amministrazione e Contabilita

GB Intermediazioni Assicurative srl

Sede legale - Via Velia, 15 — 84122 Salerno — Tel . 089 223420 — Fax 089 224540
Direzione Generale - Viale di Villa Pamphili 114 — 00152 Roma tel. (+39) 375.5567146
Sede Regionale - Via Dell'Epomeo 496 - 80126 Napoli tel. (+39) 393.9312378

Email: e.dangelo@gbintermediazioni.it - www.gbintermediazioni.it

The information contained in this communication is intended for the named recipients
only. It may contain legally privileged and confidential information and if you are not
the intended recipient, you must not copy, distribute or take any action in reliance on
it. If you have received this communication in error, please notify us immediately by
telephone in Italy on +39 089 223420 or return the original to the sender by email.

Da: Daniela lannuzzelli <daniela.iannuzzelli@grupposistemisalerno.it>

Inviato: giovedi 8 giugno 2023 11:23

A: 'Luigi Naddeo' <l.naddeo@gbintermediazioni.it>

Cc: 'Alfonso Fortino' <alfonso.fortino@grupposistemisalerno.it>; '‘Mario Gedressi'
<m.gedressi@gbintermediazioni.it>; 'Emma D'Angelo’' <AMMINISTRAZIONE@GBINTERMEDIAZIONL.IT>; 'Nicola
Troncone' <n.troncone@gbintermediazioni.it>

Oggetto: R: SISTEMI SALERNO - HOLDING RETI E SERVIZI SPA scadenze Tutele Roland: Patrimoniale 1.82.0204130 €
4.997,29 e Penale 1.82.0204129 € 29.704,92

Buongiorno,

Si trasmette elenco nominativi apicali richiesto per le coperture in oggetto verificato, evidenziando che da ulteriore
disamina dell’appendice gia a noi trasmessa nella mail precedente, non si rilevano variazioni da correggere o errori
né nelle funzioni né nei nominativi ivi indicati rispetto all’elenco ora trasmesso.

Fermo il resto.

Si porgono cordiali saluti



SISTEMI

SALEENO

WWww.grupposistemisalerno.it

(=1 Via Stefano Passaro, 1 - 84134 Salerno

Z Centralino 089727511 Diretto 089727579 Fax 089711244
/< daniela.iannuzzelli@grupposistemisalerno.it - Pec
settorecontenzioso. holding@pec.grupposistemisalerno.it

Kl Gruppo Sistemi Salerno

Questo documento é ad uso esclusivo del destinatario.

Le informazioni contenute nel presente messaggio e nei documenti eventualmente
allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse.

La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi & proibita e puo costituire
violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa
comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del
messaggio e di distruggere questo messaggio.

Ringrazio per la cortese collaborazione.

ﬁ Rispetta I'ambiente. Non stampare questa e-mail se non necessario.

Da: Luigi Naddeo <l.naddeo@gbintermediazioni.it>

Inviato: mercoledi 7 giugno 2023 16:06

A: 'Daniela lannuzzelli' <daniela.iannuzzelli@grupposistemisalerno.it>

Cc: 'Alfonso Fortino' <alfonso.fortino@grupposistemisalerno.it>; '‘Mario Gedressi'
<m.gedressi@gbintermediazioni.it>; 'Emma D'Angelo’' <AMMINISTRAZIONE@GBINTERMEDIAZIONI.IT>; 'Nicola
Troncone' <n.troncone@gbintermediazioni.it>

Oggetto: R: SISTEMI SALERNO - HOLDING RETI E SERVIZI SPA scadenze Tutele Roland: Patrimoniale 1.82.0204130 €
4.997,29 e Penale 1.82.0204129 € 29.704,92

Con riferimento alle polizze in oggetto, riferiamo che nel frattempo avevamo ricevuto dalla
Roland una disponibilita a riprendere i rischi in essere con uno sconto tariffario del 5%
rispetto alle polizze uscenti.

Nel ritenere I'offerta molto vantaggiosa ed in considerazione della V/s complessita
societaria, della sinistrosita pregressa e degli elevati capitali richiesti, non abbiamo svolto la
consueta indagine, ma provveduto ad integrare le funzioni assicurate, come da appendici
allegate.

Per la Salerno Mobilita provvederemo a farla confluire nelle V/s polizze di Tutela, il
prossimo 26 luglio (data cessazione delle proprie coperture).

Alla luce dei nuovi inserimenti (incremento di 3 funzioni nella Patrimoniale e sei persone
nella Penale), i nuovi premi scontati sono:

€ 4.744,57 per la Tutela Patrimoniale ed € 28.219,68 per la Tutela Penale, cosi ripartiti i
costi:

tutela patrimoniale | | |




premio
premio lordo | impon. funzioni lordo
seh 5 1.129,66
sev 6 1.355,59
sed 6 1.355,59
idrici 3 677,80
utility 1 225,93
4.744,57 3.913,05 21 21 4.744,57

tutela penale

premio
premio lordo | impon. dipendenti lordo
seh 29 2.464,97
sev 44 3.739,96
sed 46 3.909,96
idrici | 186 15.809,82
utility | 27 2.294,97
28.219,68 23.273,96 332 332 28.219,68

Seguiranno gli estratti conto ed i costi per le “Colpe gravi” Tutela Patrimoniale.
Certi di aver svolto il servizio al meglio, ricambiamo i saluti.

Al fine di gestire al meglio la corrispondenza, Vi invitiamo a rispondere a questa email e non iniziare una nuova
conversazione. Grazie

Luigi Naddeo

Account

GB Intermediazioni Assicurative srl

Sede legale - Via Velia, 15— 84122 Salerno —Tel . 089 223420 — Fax 089 224540
Direzione Generale - Viale di Villa Pamphili 114 — 00152 Roma tel. (+39) 375.5567146
Sede Regionale - Via Dell'Epomeo 496 - 80126 Napoli tel. (+39) 393.9312378

Cell: +39 348.2651960
Email: .naddeo@gbintermediazioni.it - www.gbintermediazioni.it

1
j(;?'

ey L

Da: Daniela lannuzzelli <daniela.iannuzzelli@grupposistemisalerno.it>

Inviato: giovedi 1 giugno 2023 17:19

A: 'Luigi Naddeo' <l.naddeo@gbintermediazioni.it>

Cc: 'Alfonso Fortino' <alfonso.fortino@grupposistemisalerno.it>; 'Mario Gedressi'
<m.gedressi@gbintermediazioni.it>

Oggetto: R: SISTEMI SALERNO - HOLDING RETI E SERVIZI SPA scadenze Tutele Roland: Patrimoniale 1.82.0204130 €
4.997,29 e Penale 1.82.0204129 € 29.704,92

Buonasera,

come anticipato telefonicamente, procediamo con le polizze per il gruppo senza la soc. Mobilita; solo in seguito si
procedera- alle scadenze naturali delle rispettive polizze stipulate in passato da Salerno Mobilita, all’inserimento
nelle polizze di Gruppo delle coperture per Mobilita con appendici specifiche.
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Si trasmette elenco nominativi napicali richiesto per le coperture in oggetto.
Attesa I'urgenza, si attendono aggiornamenti.
Saluti cordiali

Avv. Daniela lannuzzelli

Responsabile Segmento Rischi e Contenzioso
Divisione Acquisti, Affari Generali e Legale

Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A.

. QY SISTEMI
~ SALERMNOC) VIZ

Www.grupposistemisalerno.it

(=1 Via Stefano Passaro, 1 — 84134 Salerno

Z Centralino 089727511 Diretto 089727579 Fax 089711244
/< daniela.iannuzzelli@grupposistemisalerno.it - Pec
settorecontenzioso. holding@pec.grupposistemisalerno. it

Kl Gruppo Sistemi Salerno

Questo documento é ad uso esclusivo del destinatario.

Le informazioni contenute nel presente messaggio e nei documenti eventualmente
allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse.

La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi & proibita e puo costituire
violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa
comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del
messaggio e di distruggere questo messaggio.

Ringrazio per la cortese collaborazione.

ﬁ Rispetta I'ambiente. Non stampare questa e-mail se non necessario.

Da: Luigi Naddeo <l.naddeo@gbintermediazioni.it>

Inviato: giovedi 1 giugno 2023 10:17

A: 'Daniela lannuzzelli' <daniela.iannuzzelli@grupposistemisalerno.it>

Cc: 'Alfonso Fortino' <alfonso.fortino@grupposistemisalerno.it>; '‘Mario Gedressi'
<m.gedressi@gbintermediazioni.it>

Oggetto: R: SISTEMI SALERNO - HOLDING RETI E SERVIZI SPA scadenze Tutele Roland: Patrimoniale 1.82.0204130 €
4.997,29 e Penale 1.82.0204129 € 29.704,92

Buongiorno.

La Salerno Mobilita ha gia in corso coperture assicurative sia per la Tutela Giudiziaria che
per la D&O.

La prima con DAS n. 197586 € 7.200 avente scadenza 26 luglio p.v., la seconda con CHUBB
n. 01070562PF € 3.912, scadenza 20 settembre p.v.

(precedentemente era da noi assistita).

Chiediamo quindi se gli inserimenti richiesti debbano essere immediati o € opportuno
integrare le /s polizze in prossimita delle scadenze indicate.
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E gradito un “atto” in cui la Salerno Mobilita entra a far parte del Gruppo.

Circa le polizze di V/s interesse, Vogliate cortesemente fornirci un tabulato excel in cui
vengono elencate le PERSONE e le CARICHE da garantire per la TUTELA PATRIMONIALE.
In attesa delle V/s determinazioni e dell’elenco, ricambiamo i saluti.

Al fine di gestire al meglio la corrispondenza, Vi invitiamo a rispondere a questa email e non iniziare una nuova
conversazione. Grazie

Luigi Naddeo

Account

GB Intermediazioni Assicurative srl

Sede legale - Via Velia, 15 — 84122 Salerno —Tel . 089 223420 — Fax 089 224540
Direzione Generale - Viale di Villa Pamphili 114 — 00152 Roma tel. (+39) 375.5567146
Sede Regionale - Via Dell'Epomeo 496 - 80126 Napoli tel. (+39) 393.9312378

Cell: +39 348.2651960
Email: .naddeo@gbintermediazioni.it - www.gbintermediazioni.it
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Da: Daniela lannuzzelli <daniela.iannuzzelli@grupposistemisalerno.it>

Inviato: mercoledi 31 maggio 2023 16:47

A: 'Luigi Naddeo' <l.naddeo@gbintermediazioni.it>

Cc: 'Alfonso Fortino' <alfonso.fortino@grupposistemisalerno.it>; 'Mario Gedressi'
<m.gedressi@gbintermediazioni.it>; info@gbintermediazioni.it

Oggetto: R: SISTEMI SALERNO - HOLDING RETI E SERVIZI SPA scadenze Tutele Roland: Patrimoniale 1.82.0204130 €
4.997,29 e Penale 1.82.0204129 € 29.704,92

Buongiorno,
con la massima celerita attesi i tempi ristrettissimi, trasmetto i dati acquisiti in riscontro a quanto richiesto,
evidenziando quanto segue:
- |l dati dei dipendenti, indicati nella mail in allegato, sono comprensivi di Salerno mobilita, societa che e
entrata recentemente a far parte del gruppo, e per la quale si chiede I'inserimento nelle polizze
analogamente alle altre societa del gruppo, ove possibile considerati i tempi ristretti;

- La Governance di Salerno Mobilita SpA & costituita da un Amministratore Unico e tale incarico
amministrativo di vertice e oggi ricoperto da Camillo Amodio;

- Per Sistemi Salerno Reti Gas e stato modificato sia il CdA sia I’A.D, pertanto vanno aggiornati i nomi come da
visura qui allegata (mail di elena colasante);

- Per Utility nessuna modifica;
- Per HRS nessuna modifica;
- Per Salerno Energia Vendite, si allega mail della referente Miranda, con riepilogo dei nominativo e dei ruoli;

- Infine per Sistemi Salerno Servizi Idrici, non vi sono modifiche nei nominativi, salvo I'aggiunta del ruolo di
procuratore per il dr. Coscia.



Si allega tutta la documentazione citata ed si integrera la stessa, non appena possibile, con la visura di Salerno
Mobilita.

Resto in attesa di aggiornamenti e saluto cordialmente.

Avv. Daniela lannuzzelli

Responsabile Segmento Rischi e Contenzioso
Divisione Acquisti, Affari Generali e Legale

Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A.

- SALERNG \

Www.grupposistemisalerno.it

=] Via Stefano Passaro, 1 — 84134 Salerno

Z Centralino 089727511 Diretto 089727579 Fax 089711244
/< daniela.iannuzzelli@grupposistemisalerno.it — Pec
settorecontenzioso. holding@pec.grupposistemisalerno.it

Kl Gruppo Sistemi Salerno

Questo documento & ad uso esclusivo del destinatario.

Le informazioni contenute nel presente messaggio e nei documenti eventualmente
allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse.

La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi & proibita e puo costituire
violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa
comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del
messaggio e di distruggere questo messaggio.

Ringrazio per la cortese collaborazione.

ﬁ Rispetta I'ambiente. Non stampare questa e-mail se non necessario.

Da: Luigi Naddeo <l.naddeo@gbintermediazioni.it>

Inviato: martedi 30 maggio 2023 16:48

A: 'Daniela lannuzzelli' <daniela.iannuzzelli@grupposistemisalerno.it>

Cc: 'Alfonso Fortino' <alfonso.fortino@grupposistemisalerno.it>; '‘Mario Gedressi'
<m.gedressi@gbintermediazioni.it>

Oggetto: SISTEMI SALERNO - HOLDING RETI E SERVIZI SPA scadenze Tutele Roland: Patrimoniale 1.82.0204130 €
4.997,29 e Penale 1.82.0204129 € 29.704,92

Con riferimento alle polizze in oggetto, in scadenza il prossimo 13 giugno, Vogliate

cortesemente:
1. Verificare I'elenco delle persone assicurate per la “Patrimoniale”, come da allegata

appendice (inclusioni del 29/08/22);



2. Perla “Penale”, fornirci il numero dei dipendenti distinti per ogni societa del Gruppo,
che lo scorso anno erano:

seh 33
sev 35
sed 53
idrici 177
utility 28
326

Ci permettiamo ricordare che lo scorso anno abbiamo svolto per V/s conto un’indagine
presso compagnie monoramo, specializzate in tale particolare rischio e che solo la Roland
forni quotazione. Tra l'altro, per ns. esperienza, solo il normativo Roland, in questo
momento, ha un testo corrispondente al capitolato da noi richiestoi e a ns. avviso
soddisfacente.

Riteniamo pertanto superfluo svolgere una nuova indagine, mentre vorremmo invece
tentare di ottenere uno sconto sui tassi in corso.

In attesa delle V/s Determinazioni e delle informazioni richieste, porgiamo cordiali saluti.

Al fine di gestire al meglio la corrispondenza, Vi invitiamo a rispondere a questa email e non iniziare una nuova
conversazione. Grazie

Luigi Naddeo

Account

GB Intermediazioni Assicurative srl

Sede legale - Via Velia, 15 — 84122 Salerno — Tel . 089 223420 — Fax 089 224540
Direzione Generale - Viale di Villa Pamphili 114 — 00152 Roma tel. (+39) 375.5567146
Sede Regionale - Via Dell'Epomeo 496 - 80126 Napoli tel. (+39) 393.9312378

Cell: +39 348.2651960
Email: .naddeo@gbintermediazioni.it - www.gbintermediazioni.it




